
SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ TAŞKIN 77  D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,840 271,940 1 14 14 14 352

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 1 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,00 4,10 6,75

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,00 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 6,71 6,03

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 -3,33 2,43 5,17

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,67 1,74 4,73

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 3,33 6,72

Toplam: 75 23 52 5,67 8 5,67 23,24 35,38

Sözel (TÜR) cdcdaAacDdCBDAd

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AbDBcacdAc

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) cbcCBcDBDc

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) cadccbbcad

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) bDBBbCdDbcdbbac

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) dddaBccdBAaadbc

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

FİİLLER 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARÇADA ANLAM 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 4 6 40

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 5 5 50

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 0 7 0
SPORTS 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

TAM SAYILAR 15 5 10 33

Sayısal (FEN) 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AKTAY 13 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,153 271,940 8 8 8 8 290

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 4 4,67 31 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 34 30 24,00 32 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) DADCcccBbCCaacA

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AADBab AcB

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACACBBDBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) bcAacDdcad

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) acc aa DDadd   

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) dBBbB  bB a  DA

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

FİİLLER 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 1 2 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 6 3 60

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 10 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 2 5 29
SPORTS 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 15 2 8 13

Matematik 15 2 8 13

TAM SAYILAR 15 2 8 13

Sayısal (FEN) 15 6 4 40

Fen 15 6 4 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 4 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞR A MİNEYLİ 18 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,667 271,940 7 7 7 7 283

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 8 3,33 22 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 34 38 21,33 28 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) DbDdcA BcCCdDAd

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AdDdaaadAd

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACdCdBDBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) adbBccABCa

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) bDadbC baccbCBB

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) dBcadDbAad BbDA

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 6 53

Türkçe 15 8 6 53

FİİLLER 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 1 1 33
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 3 7 30

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 2 5 29
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

TAM SAYILAR 15 5 9 33

Sayısal (FEN) 15 6 8 40

Fen 15 6 8 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 8 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA KIZILTAŞ 55 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,923 271,940 12 12 12 12 334

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 9 3,00 20 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 28 38 15,33 20 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) dd dCcaADdcbbCD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) BDCcAdcAAD

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDB bAaB c

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) AcadB ba A

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) d cDcbCba a a b

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) bDdBAaBccdBbdbB

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 7 3 70

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 5 3 50

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 2 3 29
SPORTS 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 15 2 9 13

Matematik 15 2 9 13

TAM SAYILAR 15 2 9 13

Sayısal (FEN) 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAYA 58 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
153,787 271,940 11 11 11 11 331

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,74 1,74 4,73

Fen 15 4 10 0,67 4 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 30 42 16,00 21 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) dAbdCdcAbaDdaCD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) aDCDAbBA  

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDBACAbaBb

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) AcaCdBabcb

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) bAbbdcbdbadcBCD

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) dDAddCB* bcbdcd

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 6 2 60

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 2 5 29
SPORTS 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

TAM SAYILAR 15 4 11 27

Sayısal (FEN) 15 4 10 27

Fen 15 4 10 27

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 4 10 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AKSOY 73 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,603 271,940 4 4 4 4 254

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 3 6 1,00 7 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 9 3,00 20 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 38 30 28,00 37 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) AAbCCBcA BDdDaD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) dDCcAddAAD

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDBACcCBBb

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) bcCCBBcbdA

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) bADb bC   ac b 

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) bDAdcaBabcBCddB

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
PARÇADA ANLAM 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 6 4 60

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 3 4 43
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 3 6 20

Matematik 15 3 6 20

TAM SAYILAR 15 3 6 20

Sayısal (FEN) 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT POLAT 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,793 271,940 5 5 5 5 268

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 6 2,00 13 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 7 7 4,67 31 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 7 3,67 24 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 35 32 24,33 32 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) Adc C DbacD  d 

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) BDCDAdBAAb

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDBbCAaBdD

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) bBadBdDcab

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) bADDBaCAbBdca b

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) CDAd*bacDc Cc B

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 4 6 27

Türkçe 15 4 6 27

SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 1 25
PARÇADA ANLAM 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 0 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 8 2 80

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 1 6 14
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

TAM SAYILAR 15 7 7 47

Sayısal (FEN) 15 6 7 40

Fen 15 6 7 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 7 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ÇAÇA 78 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,307 271,940 2 2 2 2 171

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 7 1,67 11 1,74 1,74 4,73

Fen 15 10 5 8,33 56 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 49 22 41,67 56 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) DdcCDAbaDCCacAA

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AADBDCaAAB

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACcCcBDBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) DBABBDbBCC

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT)  bdBbCbDbB cb  

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) dBBCdaDbBcCBCDA

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

FİİLLER 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 4 0 100
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 9 1 90

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 6 1 86
SPORTS 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

TAM SAYILAR 15 4 7 27

Sayısal (FEN) 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU YA*CI 79 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,853 271,940 6 6 6 6 274

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 7 8 4,33 29 1,74 1,74 4,73

Fen 15 6 9 3,00 20 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 37 38 24,33 32 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) AADdCdccbcDdcbD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) BaCDAdBAAD

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDBACdCBBc

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) dBddBacadc

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) cAcbBDdbCcBaBCc

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) baABcCdcccBdBbB

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 8 2 80

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 8 2 80

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 0 7 0
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

TAM SAYILAR 15 7 8 47

Sayısal (FEN) 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF ERGİNSOY 80 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,403 271,940 10 10 10 10 317

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 8 1,33 9 1,74 1,74 4,73

Fen 15 3 5 1,33 9 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 30 33 19,00 25 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) aAcbaA acdC cAA

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AAbBbCDAcd

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACcCdBcBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) cabBBDABdd

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) CbdaabA bBdA  d

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) dBcCccDc       

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 5 8 33

Türkçe 15 5 8 33

FİİLLER 2 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARÇADA ANLAM 3 2 0 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 6 4 60

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 7 3 70

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 3 4 43
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

TAM SAYILAR 15 4 8 27

Sayısal (FEN) 15 3 5 20

Fen 15 3 5 20

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 3 5 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAŞEVVAL SAĞLAM 81 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,907 271,940 1 1 1 1 159

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 9 6 7,00 47 1,74 1,74 4,73

Fen 15 8 7 5,67 38 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 50 25 41,67 56 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) DbcCDADcDCdaccb

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AADaDCcAAB

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACcCBBDBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) aBABBDABCC

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) aDaBDCADbBcbCBc

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) bBBCcaDbBbCBdDc

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

FİİLLER 2 1 1 50
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 8 2 80

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 6 1 86
SPORTS 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

TAM SAYILAR 15 9 6 60

Sayısal (FEN) 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERKANEMİR BERKE 83 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,373 271,940 9 9 9 9 303

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,74 1,74 4,73

Fen 15 9 6 7,00 47 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 34 41 20,33 27 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) cbbacADcaaCdbAd

Cevap Anh. B DADCDADBDCCBDAA

Sözel (TAR) AcDdaCcdbd

Cevap Anh. B AADBDCDAAB

Sözel (DİN) ACACBBbBDB

Cevap Anh. B ACACBBDBDB

Sözel (İNG) bBdBaDdBCb

Cevap Anh. B DBABBDABCC

Sayısal (MAT) bDcabbcbDabACda

Cevap Anh. B CDBBDCADDBAACBB

Sayısal (FEN) bBBaBDabBcCBCcA

Cevap Anh. B ABBCBDDABACBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

FİİLLER 2 0 2 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 3 7 30

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 9 1 90

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 3 4 43
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

TAM SAYILAR 15 4 11 27

Sayısal (FEN) 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL ÇAÇA 85 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,747 271,940 13 13 13 13 347

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,74 1,74 4,73

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 27 48 11,00 15 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) ddbdCBbAcaDAcCD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) dcacAbBAAD

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDcdCcaBac

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) cBCaBdcDdc

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) dbDaBcdcbddcBCc

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) dDABbadc**dacdd

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARÇADA ANLAM 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 1 0 100
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 5 5 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 4 6 40

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 2 5 29
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

TAM SAYILAR 15 4 11 27

Sayısal (FEN) 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF RAFTİNG KDS  1.DENEME 2022

SAKARYA / ADAPAZARI / ŞHT. FATİH KEMAL YARAR İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÜZÜMCÜ 86 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,057 271,940 3 3 3 3 233

Puanı Hesaplanan: 14 14 14 369

Katılımlar: 13 14 14 14 375

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,18 4,10 6,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 4,93 6,84

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,97 6,71 6,03

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,87 2,43 5,17

Matematik 15 4 8 1,33 9 1,74 1,74 4,73

Fen 15 7 6 5,00 33 3,67 3,33 6,72

Toplam: 75 42 28 32,67 44 24,59 23,24 35,38

Sözel (TÜR) dcaCCcbADaDbDCD

Cevap Anh. A AADCCBDADBDADCD

Sözel (TAR) dDCcAbBAAD

Cevap Anh. A BDCDAABAAD

Sözel (DİN) BDBACACBBD

Cevap Anh. A BDBACACBBD

Sözel (İNG) bcCCBcDbBA

Cevap Anh. A ABCCBBDDBA

Sayısal (MAT) dbDbcDdb Bc d D

Cevap Anh. A AADDBDCACBBBBCD

Sayısal (FEN) CDcB CBabbB ddB

Cevap Anh. A CDABACBDDABCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
PARÇADA ANLAM 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLLER 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK 1 0 1 0
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 10 7 3 70

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

MELEK VE AHİRET İNANCI 10 10 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

APPEARANCE AND PERSONALITY 7 4 3 57
SPORTS 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

TAM SAYILAR 15 4 8 27

Sayısal (FEN) 15 7 6 47

Fen 15 7 6 47

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 15 7 6 47
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